. INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ATLANTICO - ITSA @ e

Institucién Pablica de Educacidn Superior Alta Calidad

RESOLUCION No. 827
26 de Junio de 2015

Por la cual se autoriza reembolso de matricula

El Rector del Instituto Tecnoldgico de Soledad Atlantico “ITSA”, en uso de facultades legales y
- estatutarias y,

CONSIDERANDO:

Que la joven LEIDY SOFIA BERRIOS BARRETO, estudiante del Programa Técnica Profesional en Operacion
de Procesos Empresariales, cancelé el valor de Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Cinco
Pesos ($466.155), por concepto de matricula académica del periodo 2015-1.

Que mediante solicitud de fecha 21 de Mayo de 2015, la estudiante en mencion solicita que le sea reembolsado
el valor cancelado por concepto de matricula académica, que asciende a la suma de Cuatrocientos Sesenta y
Seis Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos ($466.155), por motivo de no apertura del programa en el Instituto.

Que teniendo en cuenta el inciso a Parégrafo 4 del Articulo 21 del Reglamento estudiantil, que establece, que
tendra derecho a devolucion del 100% del total cancelado: Cuando e/ Instituto decida no-abrir un programa
academico.

Que el sefior Rector EMILIO ARMANDO ZAPATA, autoriza reembolso del 100% valor cancelado por concepto
de matricula académica, que asciende a la suma de Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Cinco
Pesos ($466.155), lo anterior, amparados bajo la luz del Reglamento Estudianti.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar reembolso del 100% del valor cancelado por concepto de matricula
académica, que asciende a la suma Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos

($466.155), a la estudiante LEIDY SOFIA BERRIOS BARRETO, estudiante del Programa Técnica Profesional
en Operacion de Procesos Empresariales.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolucion rige a partir de su expedicion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dadiz Soledad, &los Veintiséis (26) dias del mes de Junio de 2015.

EMILIO ARMANDO ZAPATA

Rector

Direccidn: Sede Soledad: Calle 18 # 39-100 Sede Barranqullla Cra 45 #48-31
PBX: 311 2370 - Telefax: 311 2379 - Sitio Web: www.itsa.edu.co
E-mail: par@itsa.edu.co - Nit.: 802011065-5
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Re: Re: Devolucion de dinero.de matricula
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jorge luis Regino Cabrera<jregino@itsa.edu.co>

jue 25/06/2015 3:33 p.m.

Para ANDREA CAROLINA GOMEZ HERRERA <acgomez@®itsa.edu.co>;

Leidy Sofia Barrios Barreto: Cancelo la suma de $ 466.155 por concepto de matricula el dia 13/05/2015

De: ANDREA CAROLINA GOMEZ HERRERA <acgomez@itsa.edu.co>
Enviado: jueves, 25 de junio de 2015 15:25

Para: jorge luis Regino Cabrera

Asunto: RV: Re: Devolucion de dinero de matricula

Buena tarde.
Cordial Saludo.

Solicito por favor verificacion del estado financiero de la estudiante Leidy Sofia Barrios Barreto a quien
en la anterior verifican no se le reflejaba pago. Adjunto soportes.

Estaré atenta a su pronta respuesta.
Cordialmente,

ANDREA CAROLINA GOMEZ HERRERA

ASISTENTE RECTORIA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ATLANTICO -ITSA

Tel:: 300-6208894 0
Calle 18 # 39-100

Nit.: 802.011.065- 5

Soledad- Atlantico

www.itsa.edu.co

i SOMOS ITSA, SOMOS CALIDAD !

a Por favor, antes de imprimir este e-mail piense si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de tados

De: leidysbarriosb@hotmail.com <leidysbarriosh@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 24 de junio de 2015 9:36 a. m.

. Para: ANDREA CAROLINA GOMEZ HERRERA
Asunto: Fwd: Re: Devolucion de dinero de matricula

https://outlook.office365.com/owa/ 13/07/2015
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' "*'- Tenga en cuenta que Ios espacios resaltados con color gris son dlllgenciados por funcionarios de Ia mstltucnén

I _FECH} DE SOUC'TUD ) —— A%UDOS NOMBRES No. IDENTIFICACION TELEFONO:
L hh). ) ) '2‘2 ) 5 . l’é‘ \ .
PERIODO ACADEMICO SEMESTREIIg{TRIMESTRE &rnoé /J aFFC’ILO idlj goﬁ w ‘{Wﬁ ? W ‘ 304'6093930
‘sz T . g2/

7 .
Correo Electronico donde se notifique respuesta: ﬂ/,;/ 4 5 éam‘&sb@/wﬁﬂou (- com
Nombre del Programa: Opem cfofu dﬂ,?m afof ‘QW&‘ na (ﬁ 5.

Indique brevemente los motivos por los que solicita la cancelacion, congelamiento del Periodo Académico o Reembolso

Folieito Keéﬁ\baUO o elrero oo matneola, debado oo que o fe ﬂ?yr%ud of Progretma
QVL73/17UI /aﬁ no ML Sieve. o fHudidr aed e 50&0/010/

Marque con una X la opcién Espacio para dlllgenclar por el Coordmador Académico 0 qu:en haga sus veces

1) ¢Solicita reembolso del valor cancelado por concepto de ﬁ,ﬁ',,,?;‘,‘,‘g’a“‘e Si nE No
matricula? Modulos? .

2)  Solicita congelacion del valor cancelado por concepto de
matricula?

3)  Sino hacancelado matricula, g solicita reserva de cupo?

4)  ;Solicita congelacion parcial del valor pagado? NOTA: Esto
aplica cuando se matricula 7 Créditos o menos.

5)  ¢Solicita reembfnlso parcial? NOTA: Esto aplica cuando se :‘ Créditos Matriculados? -
matricula 7 Créditos o i e : '

| Créditos Matriculados?

RSEA: P c :7 _cl__iggl_r‘

6) Otro:
|~Para los casos 4y § indique los médulo (s) que quedaran en su matricula? SO e |

CODIGO (S) NOMBRE DE MODULO (S) l - ___QREQW(HS) A

| STITUTO TECNOLOG!C@ DE
OLED. TICO=HSA

CODIGO SERIE:
ND. )
rEcna L O3 B HoRR
»

“/ dy@nm 6 | S s

U Flﬁa del Solicitante

’ 1 “Con Vo.Bo, del - -, .- Sin Vo.80. del N
I NoAp robada l - | Coordinador .- l 74 l Coordinador ) )

Observaciones Coordinador l}eﬁdémlco o quien haga sus veces
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Alta Calidad

Slitycign i s
CI8n Publicy de Educacign Superior

Direcgign. :
ectoﬁfa‘?gg;de Soledad: Calle 1§ # 39-10, feléfonos: 3745911 - 3746869 - 3745768
: 91§‘Fax: 3746632, Sede Barra'nquilla: Cra 45 # 48-31 Teléfonos: 3722929
Sitio Web: Wwiw.itsa,edu.co — -mail: sugerencias_itsa@itsa.edu.co
Nit.: 802011065-5

LEIDY _ _
TECN;ch FIA BARRIOS BARRETQ ' ‘ 2015-2 REFERENCIA
. PROFES) ; . |
ONAL EN OPERACION D PROCESOS EMPRESARIALES 242674 -3
MATRICULA GE Son DSCRIPCION CONCEPTO [owr|  valoru. | _VALORNETO
{GASTOS COMPLEMEN - ENPRESAS 1 $418.82 ‘;\g%‘\‘—\'-- 4718.828,00
SEGUR TARIOS GESTION DE EMPRESAS i : 883,00
=URO ESTUDIANTSL ! 50

ORDINARIA 16-05-2015 | § 467.155,0{
PAGUESE HASTA|- ; \

: ] |

N CASO DE REEMBOLSO O CONGELAMIENTO DE MATRICULA LOS TRAMITES RELACIONADOS DEBEN REALIZARSE ANT
%I;J 1L 82 ?oDLi)iigl;ﬁ/\BlLES SIGUIENTES AL INICIO DE CLASES, 1O ANTERIOR SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMEN

CSTUDIANTIL DEL ITSA. ,
ESTUDANTE.




Fecha del reporte 22-06-2015 17:07:25 Académico - Academusoft 3.2

_Consultar Notas Acfuales ¥

Identificacién’  Tipo Documento

No se han encontrado materias para el estudiante.

" Nombres y Apellidos
1045730921 cC BARRIOS BARRETO LEIDY SOFIA
Categoria Situacion
ANTIGUO ACTIVO
Promedio Acumulado Promedio Semestral
3.87 3.87
Programa Pénsum Ubicacion
Semestral
TECNICO PROFESIONAL EN OPERACION DE PROCESOSENSUM TP OPERACION 0
EMPRESARIALES DE PROCESOS
EMPRESARIALES-IDIOMAS
Materi_aé ..... ‘
Codigo Descripcion Créditos Banco Nota Habilitacion Definitiva Fallas Grupo
Final

Pig%e. 1



